证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2023-060

天纺标检测认证股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、停牌情况概述

(一) 停牌事项类别

公司本次申请股票停牌的事项类别为：

- 重大事项
- 向境内其他证券交易所申请股票转板
- 未在规定期限内披露季度报告
- 股票交易异常波动
- 退市相关
- 规定的其他停牌事项

重大事项的具体内容是：

- 重大资产重组或发行股份购买资产
- 筹划控制权变动
- 涉及要约收购
- 涉及破产重整
- 北京证券交易所认定的其他重大事项

(二) 停牌情况及规则依据

天纺标检测认证股份有限公司（以下简称“公司”或“天纺标”）拟通过发行股份及支付现金的方式向天津食品集团有限公司（以下简称“食品集团”）购买

其持有的天津市乳品食品监测中心有限公司（以下简称“乳品监测中心”）100%股权（以下简称“本次交易”），相关方案尚待进一步商讨确定。本次交易构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

乳品监测中心成立于 2020 年 8 月，经营范围：检验检测服务；农产品质量安全检测；林业产品质量检验检测；认证服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：计量服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态资源监测；环境保护监测；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本次交易对方为食品集团，系公司间接控股股东天津泰达实业集团有限公司控制的关联方。公司于 2023 年 7 月 14 日与食品集团签署了《关于发行股份及支付现金购买资产之意向协议》，协议约定公司拟以发行股份及支付现金的方式购买食品集团持有的乳品监测中心 100% 股权，本次交易将根据符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经国有资产监督管理部门或其授权单位备案/核准的资产评估报告所列标的资产评估结果为依据，协商确定标的公司的收购价格，并在正式的交易协议中另行约定。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 9.2.1 条、《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》相关规定，申请公司股票停牌。

二、停牌日期及预计复牌日期

经向北京证券交易所申请，本公司股票自 2023 年 7 月 17 日起停牌，预计将于 2023 年 7 月 31 日前复牌。

三、后续安排

停牌期间公司将根据重大事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5 个交易日披露一次有关事项的进展情况，待完成事项筹划、停牌期限届满或终止筹

划的，将及时申请股票复牌。

本次交易目前正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

- (一) 经董事会秘书签字并加盖公司公章的《重大资产重组或发行股份购买资产停牌申请表》
- (二) 公司与食品集团签署的《关于发行股份及支付现金购买资产之意向协议》

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2023年7月14日